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QUADRO DE VALORES - TRANSPARENCIA DO PROCESSO -

Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 6 de abril de 2020 13:46

Para: licitacao@balaska.com.br

Boa tarde,

Bt Forwarded message -------—--

De: Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br>

Date: sex., 3 de abr. de 2020 as 17:46

Subject: QUADRO DE VALORES - TRANSPARENCIA DO PROCESSO -
To:

Boa tarde,

—Segue anexo o Quadro Comparativo de Valores e Quadro de Vencedores, com os valores ofertados pelas Empresas
~ )articipantes do Processo n° 1051/2020 - Contratagdo de Empresa para aquisi¢do de Equipamentos, materiais de
limpeza, higiene pessoal e EPI's em carater emergencial para medidas de prevengéo e controle da propagacéo do

coronavirus (COVID-19),

Ressaltando que no Quadro Comparativo esta todos os valores orgados, tanto do 1° edital como do 2°, No Quadro de

vencedores esta o nome da empresa e os itens que ela arrematou.
As empresas:

SUPERMERCADO PAMI, arrematou o item 009 - Pano Multiuso.

BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, arrematou os itens: 001, 002 e 003 - macacéo
impermeavel P, M e .G; item 004 - capote descartavel e item 006 - mascara 3M N95 PFF-2,

GABRIELA HUBNER, arrematou os itens 007 - méscara descartavel e 010 - protetor facial.

IMPACTO DIST. E COMER. DE UNIF. E EQ. DE SEG. LTDA, arrematou o item 005 capuz de protegao.

Na oportunidade, solicita-se das empresas abaixo:

BALASKA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
GABRIELA HUBNER,

IMPACTO DIST. E COMER. DE UNIF. E EQ. DE SEG. LTDA,

As seguintes documentagdes:

-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos ou contrato consolidado em vigor, devidamente
registrado, em se tratanco de sociedade comercial, e no caso de sociedade por agbes, acompanhado de

documentos de elei¢do de seus atuais administradores; os documentos em aprecgo dever3o estar acompanhados de

todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva:
-Documento oficial com foto do sécio administrador da empresa;

-Certidao Negativa de Faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da Comarca efou estado em que estiver
sediado a empresa;

-Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ),

-Certidao de Regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pelo
Ministério da Fazenda / Procuradoria da Fazenda Nacional / Secretaria da Receita Federal do Brasil;

-Certidao de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado em que sediado a empresa;
-Certiddo da regularidade para com a Fazenda Publica do Municipio em que sediado a empresa;
-Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, expedida pela Caixa Econémica

Federal - Lei n°® 8.036, de 11/05/90, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos instituidos por lei,
ou prova de garantia do juizo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litigio;
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-Certidao negativa de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, nos termos do Art. 642-A da §

Consolidagao das Leis do Trabalho;

-Declaragao de que cumpre o inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituigdo da Republica;

-Comprovante de Conta bancéria em nome da empresa.

Desde ja, agradego as empresas pela participagéo, e contamos com todos para os préximos processos.

OBS.: REITERO A OBRIGATORIEDADE DE SE RESPEITAR A SOLICITAGAO FORMAL EMITIDA PELO SETOR
DE COMPRAS PARA QUE SEJA AUTORIZADA A PRESTAGAO DE SERVICO E OU FORNECIMENTO DO BEM

(AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO), A EMPRESA NAO ESTA AUTORIZADA A PRESTAR O SERVICO. APOS

TRAMITACAO INTERNA ENTRAREMOS EM CONTATO.

Favor confirmar o recebimento.
Atenciosamente,

Joelma Dutra dos Reis Pimentel
Assessora para Acompanhhamento de Procedimentos

~—de Compras, LicitagBes e Contratos

-

Tel: (28)3545-4750/Ramal: 2205
E-mail: joelma.compras@iuna.es.gov.br

Atenciosamente,

Joelma Dutra dos Reis Pimentel
Assessora para Acompanhamento de Procedimentos
de Compras, Licitagdes e Contratos

Tel: (28)3545-4750/Ramal: 2205
E-mail: joelma.compras@iuna.es.gov.br
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Prefeitura

de Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br>

fana
QUADRO DE VALORES - TRANSPARENCIA DO PROCESSO -

Ana Paula Vidal (Licitagio) <ana.vidal@balaska.com.br> ' 6 de abril de 2020 14:28
Para: Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br>, Licitacao <Licitacao@balaska.com.br>

Joelma, boa tarde!

Informo que apés a analise, esta autorizado a emissao do pedido somente com pagamento antecipado.
Por gentileza, verificar se devemos proceder.

No aguardo.

Ana Vidal

Assistente Administrativo
(11) 97269-4663

_— De: joelma.compras@iuna.es.gov.br [ioelma.compras@iuna.es.gov.br]
' Znviado: segunda-feira, 6 de abril de 2020 13:46

Para: Licitacao

Assunto: Fwd: QUADRO DE VALORES - TRANSPARENCIA DO PROCESSO -

[Texto das mensagens anteriores oculto]
E-mail: joe!ma.compras@iuna.es.gov.br<mailto:joelma.compras@iuna.es.gov.br>

Atenciosamente,

Joelma Dutra dos Reis Pimentel

Assessora para Acompanhamento de Procedimentos
de Compras, Licitagdes 2 Contratos

Tel: (28)3545-4750/Ramal: 2205
E-mail: joelma.compras@iuna.es.gov.br<mai|to:joelma.compras@iuna.es.gov.bo
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de Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br>

lana
QUADRO DE VALORES - TRANSPARENCIA DO PROCESSO -

Joelma Dutra <joelma.compras@iuna.es.gov.br> 6 de abril de 2020 16:13
Para: "Ana Paula Vidal (Licitag3o)" <ana.vidal@balaska.com.br>

Boa tarde Ana Paula,

Com referéncia a solicitagao informamos que o prazo de pagamento € em até 10 (dias) apds o recebimento do
material, infelizmente ndo podemos pagar antes.

Aguardo decisdo da empresa.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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